
De : Gabriela Lacerda <gabrielafl.adv@hotmail.com>
Assunto : Impugnação - DISPENSA ELETRÔNICA Nº

90022/2024- Processo Administrativo nº
16108/2024

Para : compras@pmspa.rj.gov.br
Cc : cpr@cpr.com.br

Zimbra compras@pmspa.rj.gov.br

Impugnação - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90022/2024- Processo Administrativo nº
16108/2024

ter., 24 de dez. de 2024 16:04

 4 anexos

Ilma. Sra. Aline Sodré ,
 
Encaminhamos, em anexo, a impugnaçã o administrativa referente ao processo em epígrafe.
 
O documento apresenta os fundamentos e argumentos necessá rios para a aná lise da questã o
em pauta.
 
Solicitamos a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail e registro da impugnaçã o
acostada.
 
Estamos à  disposiçã o para quaisquer esclarecimentos ou documentos adicionais que se
façam necessá rios.
Atenciosamente,
 
 
Att.,

 
De: compras@pmspa.rj.gov.br <compras@pmspa.rj.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 14:41
Para: Gabriela Lacerda <gabrielafl.adv@hotmail.com>
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimentos - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90022/2024- Processo
Administrativo nº 16108/2024
 



Prezados, boa tarde!!
 
Informo que o valor no Termo de Referência refere-se a cotação de preço inicial realizada
pela Secretaria Requisitante para abertura de Processo Administrativo. Após, o P.A. é
encaminhado a Secretaria Municipal de Licitações, Contratos e Convênios para
prosseguimento, onde se faz necessário a pesquisa de preços de mercado, feito isso, é
calculado a média dos valores pesquisados para obter o valor estimado para contratação.
Sendo assim, o valor desta dispensa eletrônica deve-se seguir pelo o que está descrito no
Aviso da Dispensa Eletrônica juntamente com o informado no sistema Compras.gov ou
seja R$ 31.522,75 
.
Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.
 
Respeitosamente,
Aline Sodré
Pregoeira
 

De: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>
Para: "Gabriela Lacerda" <gabrielafl.adv@hotmail.com>
Enviadas: Segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 13:42:03
Assunto: Re: Pedido de Esclarecimentos - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90022/2024-
Processo Administrativo nº 16108/2024
 
 
Prezados, boa tarde!!

De: "Gabriela Lacerda" <gabrielafl.adv@hotmail.com>
Para: "compras" <compras@pmspa.rj.gov.br>
Cc: cpr@cpr.com.br
Enviadas: Segunda-feira, 23 de dezembro de 2024 12:12:36
Assunto: Pedido de Esclarecimentos - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90022/2024-
Processo Administrativo nº 16108/2024
 
Prezados,
 
Sirvo-me do presente e-mail para requisitar esclarecimentos a respeito da Dispensa
Eletrô nica nº 90022/2024 (Processo Administrativo nº 16108/2024).
 
Compulsando os termos do aviso publicado no dia 19/12/2024, constatamos a existência de
aparente incongruência no tocante ao valor estimado mencionado na convocaçã o e no termo
de referência. Vejamos:
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                                     (Preço indicado no aviso de dispensa $31.522,75)
 

                                     (Preço indicado no termo de referência – R$21.000,00)
 
Uma vez considerado que o valor total estimado consiste em informaçã o relevante para fins
de formulaçã o da proposta a ser enviada, pugna-se pelo esclarecimento a respeito da
aparente incongruência identificada.
 
Agradeço desde já  pela atençã o.

Permaneço à  disposiçã o para quaisquer informaçõ es complementares
 
 
Att.,
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